Zimbra audrey.leloire@ponthieu-marquenterre.fr

Fwd: RE : Re: Factures fuite eau

De : CARLU Nicolas - CCPM <nicolas.carlu@ponthieu- ven., 12 juil. 2024 16:45
marquenterre.fr> =

Objet : Fwd: RE : Re: Factures fuite eau

A : LELOIRE Audrey <audrey.leloire@ponthieu-
marquenterre.fr>, batiment <batiment@ponthieu-
marquenterre.fr>

Pour la délib

Nicolas CARLU
Responsable des services techniques
09 71 18 39 27 - 2129

33, bis route du Crotoy - 80120 Rue

http://www.ponthieu-marquenterre.fr/

De: ". MAIRIE DE CANCHY" <mairie-canchy@wanadoo.fr>

A: "Nicolas CARLU" <nicolas.carlu@ponthieu-marquenterre.fr>
Envoyé: Vendredi 24 Mai 2024 09:00:43

Objet: RE : Re: Factures fuite eau

Bonjour M CARLU,
Monsieur le Maire accepte la proposition, pour I'entreprise Jules la facture n°66 de 5803.20€ a bien été payé.

Cordialement

mairie-canchy@wanadoo.fr

27 rue du Général Leclerc
80150 Canchy

T¢1:03.22.24.36.42

Le : 23 mai 2024 a 16:35 (GMT +02:00)

De : "CARLU Nicolas - CCPM" <nicolas.carlu@ponthieu-marquenterre.fr>
A : ". MAIRIE DE CANCHY" <mairie-canchy@wanadoo.fr>

Cc : "farcyjo" <farcyjo@wanadoo.fr>,

"Vincent LEMAIRE" <vincent.lemaire@ponthieu-marquenterre.fr>

Objet : Re: Factures fuite eau

Bonjour M. Grosbeau, Date de transmission de I'acte: 07/10/2024

. Date de reception de I'AR: 07/10/2024
Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas eu
dessous. 080-200070936-DE_2024 075-DE
AGEDI




Par ailleurs, nous avons été contacté par I'entreprise Jules Aménagement. Celle-ci ne
comprend pas pourquoi la facture (6475€) des travaux réalisés en fin d'année 2023 n'a
pas encore été payée. Pouvez-vous nous dire a quelle date cette facture sera honorée
afin que nous puissions rassurer I'entreprise a ce sujet.

Bien cordialement.

Nicolas CARLU
Responsable des services techniques
09 71 18 39 27 - 2129

33, bis route du Crotoy - 80120 Rue

http://www.ponthieu-marquenterre.fr/

De: "Nicolas CARLU" <nicolas.carlu@ponthieu-marquenterre.fr>

A: ". MAIRIE DE CANCHY" <mairie-canchy@wanadoo.fr>

Cc: "farcyjo" <farcyjo@wanadoo.fr>, "Vincent LEMAIRE" <vincent.lemaire@ponthieu-
marquenterre.fr>

Envoyé: Vendredi 3 Mai 2024 16:56:43

Objet: Re: Factures fuite eau

Bonjour Monsieur Grosbeau,

En réponse a votre mail du 29 mars, sollicitant une participation financiere de la CCPM
sur le montant des factures d'eau et de réparation du réseau d'alimentation en eau
potable des batiments mairie, logement communal et école.

Rappel des frais concernés :

- facture Société Eau de Picardie : 9830€ TTC

- facture Jules Aménagement 6475€

- facture DF Détection (recherche de fuite) : 1921.13€ TTC

Soit au total 18 226,13€ TTC de frais liés a cette fuite.

Le réseau fuyard est lié au compteur identifié au nom de la mairie de Canchy et
alimente 3 batiments dont celui de I'école. De fait, exceptionnellement et en dérogation
de la convention signée le 9/02/2018, la CCPM propose de participer a hauteur d'un
tiers des frais soit 33,33% de 18 226,13€ = 6075,38€ TTC.

La CCPM ayant déja réglé la facture DF Détection de 1921,13€ et gérer la recherche de
prestataire et suivi des travaux. En accord avec M. Farcy (vice-président construction
batiment) et M. Hertault, nous proposons donc de vous reverser 4154 ,25€ afin d'arriver
au taux de participation de 33,33% soit 4154,25€ + 1921,13€ = 6075,38€.

En espérant que cette proposition puisse répondre a vos attentes.
Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées

Nicolas CARLU
Responsable des services techniques
09 71 18 39 27 - 2129

33, bis route du Crotoy - 80120 Rue Date de transmission de l'acte: 07/10/2024
Date de reception de I'AR: 07/10/2024

http://www.ponthieu-marquenterre.fr/
080-200070936-DE_2024_075-DE

AGEDI




De: ". MAIRIE DE CANCHY" <mairie-canchy@wanadoo.fr>
A: "Nicolas CARLU" <nicolas.carlu@ponthieu-marquenterre.fr>

Envoyé: Vendredi 29 Mars 2024 10:26:59
Objet: Factures fuite eau

Bonjour Monsieur CARLU,

Veuillez trouver en piéce jointe les factures pour la fuite eau et les factures de réparation.

Monsieur le Maire souhaite une participation financiére exceptionnelle vis a vis du préjudice financier.

Veuillez agréer mes salutations distinguées.

mairie-canchy@wanadoo.fr

27 rue du Général Leclerc
80150 Canchy

Tel:03.22.24.36.42

Date de transmission de l'acte: 07/10/2024
Date de reception de I'AR: 07/10/2024

080-200070936-DE_2024_075-DE
AGEDI




